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Gotz & Brokopp GmbH ¢ Draisstralle 1 » 76307 Karlsbad

An das

Burgermeisteramt Karlsbad
Bauamt

Rathausplatz 1

76307 Karlshad

ANGEBOT

Nr. 3986

Kunden-Nr. 53683 Deb.-Nr. 53683
Es bediente Sie Mike Brokopp Datum 31.03.2023 Seife 1
Pos. Bezeichnung Menge E-Preis EUR-Gesamt

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen fiir Ihre Anfrage und bieten nachstehend an:

FD 2200 4WD Aufsitzmaher 1,00 44.996,00 -14,00% 38.696,56
- Hersteller: Grillo

- Leistung: 37PS

- Arbeitsbreite: 155cm

- Gewicht: 1.490kg

- Aufsammelbehalter: 1.200ltr.

- Sitz pneumatisch gefedert

- Dieseltank: 50 ltr.

- OHNE Kabine

=

Vorbestellte Maschine, Zwischenverkauf vorbehalten!

Es wirde uns freuen lhren geschéatzten Auftrag entgegenzunehmen.

Mit freundlichen Griissen
Gotz & Brokopp GmbH

Mike Brokopp

Netto MwSt. 19,00% Gesamtbetrag
38.696,56 £.352,35 46.048,91
Zahlbar ohne Abzug innerhalb 10 Tagen Angebotssumme: EUR 46.048,91
nach Rechnungserhalt.
Telefon: 07202 93825-25 Geschaftsfiihrer: Gerhard Gotz & Mike Brokopp
Fax: 07202 93825-29 Ust.-Id.Nr.: DE 213118793 Volksbank Biihl e. V.:
E-Mail: brokopp-lt@t-online.de Sitz der Gesellschaft: Karlsbad-Langensteinbach IBAN: DE92 6629 1400 0000 3115 02
Internet:  www.goetz-landtechnik.de Handelsregister Mannheim « HRB 109212 SWIFT: GENO DE 61 BHL
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mailto:brokopp-lt@t-online.de
http://www.goetz-landtechnik.de

Steiner, Jﬁrgen

Von: : Mike Brokopp <mike.brokopp@goetz-It.de>

Gesendet: Mittwoch, 12. April 2023 14:12

An: Steiner, Jirgen

Betreff: WG: Angebot Aufsitzméher; Ihr Angebot-Nr. 3986 vom 31.03.23

Sehr geehrter Herr Steiner,
hiermit bestatigen wir lhnen:

Das Mulch kit ist im serienmédRigen Lieferumfang enthalten. Das Fahrzeug hat eine der STVO entsprechenden
Beleuchtungsanlage. Die Mdhwerksreifen sind pannensicher.

Mit freundlichen GriiRen

Gerhard Gotz GmbH
Landtechnik e Service-Center

Mike Brokopp

BachstralRe 28 ¢ 77815 Biihl-Moos
Tel.: 07227 2351 » Fax: 07227 2359
E-Mail: mike.brokopp@goetz-It.de

Geschaftsflihrer: Gerhard Gotz, Mike Brokopp
Sitz der Gesellschaft: Bihl-Moos
Handelsregister Mannheim ¢ HRB 210953

Von: Buero@goetz-It.de <Buero@goetz-It.de>

Gesendet: Mittwoch, 12. April 2023 08:04

An: Mike Brokopp <mike.brokopp@goetz-It.de>

Betreff: WG: Angebot Aufsitzmaher; Ihr Angebot-Nr. 3986 vom 31.03.23

Mit freundlichen Griien

Go6tz & Brokopp GmbH
Landtechnik

Michaela Brokopp

Draisstr. 1 76307 Karlsbad-Langensteinbach
Tel.: 07202 9382525 » Fax: 07202 9382529
E-Mail: buero@goetz-lt.de

Geschéftsflihrer: Mike Brokopp + Gerhard Gotz
Sitz der Gesellschaft: Karlsbad-Langensteinbach
Handelsregister Mannheim ¢ HRB 210953

Von: Steiner, Jiirgen <juergen.steiner@karlsbad.de>
Gesendet: Dienstag, 11. April 2023 14:59
An: brokopp-lt@t-online.de
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Cc: Esaias, Sarah <Sarah.Esaias@Kkarlsbad.de>
Betreff: AW: Angebot Aufsitzmaher; Ihr Angebot-Nr. 3986 vom 31.03.23

Sehr geehrter Herr Prokopp,

wie gerade telefonisch besprochen, ware noch zu kldren, ob die von Ilhnen Angebotene Maschine folgende
Einrichtungen hat.

- Istam 155cm Mahdeck, ein Mulch-Kit enthalten?
- Hatdas Fahrzeug, die fiir eine StraRenzulassung notwendigen Einrichtung, wie Lampen und Spiegel etc.
- Sind die Rader des Mahdecks mit Anti-Pannen-Behandlung?

Fur eine kurze Beantwortung der Fragen, im laufe des morgigen Vormittags, ware ich lhnen dankbar.

Fur eventuelle Ruckfragen erreichen Sie mich auch kurzfristig unter der 01622994633

Mit freundlichen GruRen
Jirgen Steiner

Burgermeisteramt Karlsbad
Technischer Dienst
IndustriestralRe 16

76307 Karlsbhad

Fon: 07248/9144-821

Fax: 07248/9144-810

Mail: juergen.steiner@karlsbad.de

4 / f
5 Al

¥ # )
¢ 1} ‘// f (é

chEnNDE

RISBAD |

gt athisch « podarn < welidieg

Festwochenende vom 16.06 - 18.06.2023

Von: Steiner, Jurgen

Gesendet: Montag, 3. April 2023 10:03

An: Fleck, Alexander <Alexander.Fleck@karlsbad.de>
Cc: Esaias, Sarah <Sarah.Esaias@Xkarlsbad.de>
Betreff: WG: Angebot Aufsitzmaher

Hallo Alexander,

schau dir bei Gelegenheit das Angebot der Firma Prokopp an.

Mit freundlichen GruiRen
Jiirgen Steiner

Burgermeisteramt Karlsbad
Technischer Dienst
Industriestralle 16

76307 Karlsbad

Fon: 07248/9144-821
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Fax: 07248/9144-810
Mail: juergen.steiner@karlsbad.de

Von: Michaela Brokopp <michaela.brokopp@goetz-It.de>
Gesendet: Freitag, 31. Mdrz 2023 09:40

An: Steiner, Jirgen <juergen.steiner@karlsbad.de>
Betreff: Angebot Aufsitzmaher

Guten Morgen Herr Steiner,
anbei sende ich lhnen das Angebot liber einen Grillo Aufsitzméher.

Uber eine Riickmeldung wiirden wir uns freuen.

Mit freundlichen GriiRen

Gotz & Brokopp GmbH
Landtechnik

Michaela Brokopp

Draisstr. 1 » 76307 Karlsbad-Langensteinbach
Tel.: 07202 9382525 ¢ Fax: 07202 9382529
E-Mail: buero@goetz-It.de

Geschiéftsflihrer: Mike Brokopp + Gerhard Gotz
Sitz der Gesellschaft: Karlsbad-Langensteinbach
Handelsregister Mannheim ¢ HRB 210953
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" Eugen Unkauf GmbH & Co. KG - 74232 Abstait-Happenbach L Alte Untergruppenbacher Str. 1

. 74232 Abstatt-Happenbach
Gemeindeverwaltung

Telefon 0 7062/9051-0
z. Hd. Herrn Fleck Telefax 07062 /6 4577
Remchinger Str. 68 eMail  info@unkauf.de
76307 Karlsbad Internet  www.unkauf.de
Filiale:

SchloBgartenstr. 11
75031 Eppingen-Adelshofen
Telefon 07262/85 30

= - Telefax 0 7262 /33 43
lhre Zeichen lhre Nachricht vom Mein Zeichen Happenbach, den
Rei-g 23.01.2023

Angebot Grillo Frontmaher
Sehr geehrter Herr Fleck,
vielen Dank fur lhre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen das gewiinschte Angebot.

1 GRILLO Hydrostatischer Front-Aufsitzmdher FD 13.09 4WD Stage 5
26 PS Yanmar 3-Zylinder Dieselmotor - mit Sammeln — ohne Kabine
mit 900 | Fangkorb, 200 cm Hochentleerung und Gartenréder
mit Beleuchtung, Hupe, Blinklicht, Rundumlicht, Hydraulischer Korbentleerung,
Hydraulischer Mahdecksanhebung, elektrisch gesteuerter hydraulischer Schnitt-
héheneinstellung, Rader des Mahdecks aus Vollgummi als Anti-Pannenschutz,
automatische und manuelle Differenzialsperre, zwei hydraulische Anschluss-
buchsen, serienmassig mit pneumatisch gefedertem Sitz ausgestattet
Zapfwelle mit Hydraulikkupplung

Preis mit 155 cm Mahdeck und Mulching-Kit € 46.665,--
1. 17 % Rabatt € 7.933,05
€ 38.731,95
StVZO Ausstattung netto € 350,--
Fracht netto € 840,--
€ 39.921,92
+ 19 % Mehrwertsteuer € 7.585,17
Endpreis incl. Mwst. € 47.507,12

Zahlbar rein netto innerhalb 8 Tagen

Kommanditgesellschaft Sitz Abstatt-Happenbach, Registergericht Heilboronn HRA 101863.
Persénlich haftende Gesellschafterin: LBH Maschinenhandel GmbH Sitz Abstatt-Happenbach, Registergericht Heilboronn HRB 102194,
Geschéftsflihrer: Reiner Unkauf
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Seite 2 zum Angebot vom 23.01.23 Grillo Frontmaher

1 Grillo FD 2200 4 WD ohne Kabine
Hydrostatischer Front-Aufsitzméaher
mit 1200 | Fangkorb, 230 cm Hochentleerung und Gartenradern
YANMAR 3TNV88C Dieselmotor, 37 PS/27,5 kW, 1642 cc/3
MAHDECK 155 cm mit Mulching-Kit,
mit Beleuchtung, Hupe, Blinklicht, Rundumlicht, Hydraulischer Korbentleerung,
Hydr. Mahdecksanhebung, Rader des Mahdecks mit Anti-Pannen-Behandlung,
automatische Differential-Sperre und manuell durch Druckknopf bedienbar-
neuer Motor, Treibstofftank mit 50 Liter Fassungsvermégen.
Serienmassig mit pneumatisch gefedertem Sitz ausgestattet.

Preis mit 155 cm Mahdeck und Mulching-Kit € 53.685,--
1. 17 % Rabatt € 9.12645
€ 44.558,55
StVZO Ausstattung, netto € 350,--
Frachtkosten € 840,
€ 45.748,55
+ 19 % Mehrwertsteuer € 8.692,23
Endpreis incl. Mwst. € 54.440,78

Zahlbar rein netto innerhalb 8 Tagen

Angebotsgltigkeit: 4 Wochen

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihre Zustimmung findet und stehen Ihnen fir
weitere Fragen gerne zur Verflugung.

Mit freundlichen Griften

Eugen Unkauf

Reinef Unkauf
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Hoélzle GmbH & Co. KG - Wiirzbach
Calwer Strale 75 - 75394 Oberreichenbach
Gemeindeverwaltung
Abt.Bauhof
Remchingerstrasse 68

76307 Karlsbad

ANGEBOT

Nr. 218462
Kunden-Nr. 43580 Dep.-Nr. 43580
Es bediente Sie Marcel Schroth / 101 Datum 10.01.2023  Seite 1
Pos. Bezeichnung Menge E-Preis EUR-Gesamt
Sehr geehrter Herr Fleck,
wir bedanken uns fir Ihre freundliche Anfrage und erlauben uns lhnen wie folgt anzubieten :
Ersatzbeschaffung fir Ferrari T2 HE (1C53056)
1 Gianni Ferrari T4 Turbo 1300 1,00 37.745,00 37.745,00
26 PS 4-Zylinder Kubota D1505 Dieselmotor Stage V
4-Rad Allrad-Antrieb
2 Fahrstufen 0-10 km/h; 0-18 km/h
hydraulische Mahwerk- und Fangboxaushebung
Crammer Komfortsitz
2 Luftfedersitz m. Armlehnen 1,00 828,00 828,00
3 Ferrari Hochentleerung 220cm 1,00 5.415,00 5.415,00
4 STVZO Ausristung 1,00 1.683,00 1.683,00
mit Betriebserlaubnis, Rundumleuchte
5 Sammelmahwerk 150 cm 1,00 4.719,00 4,719,00
mit Uberlastsicheren Pendelmesser
Gelenkwelle und Kippfunktion
6 Fracht 1,00 745,00 745,00
Inzahlungnahme:
7 Gianni Ferrari T2 HE -1,00 (0) -3.750,00 -3.750,00
defekt und teilzerlegt, Getriebeschaden
ca. 2000 Betriebsstunden
In Zahlungnahme der gebrauchten Maschine/Geréat/Fahrzeug
die Differenzbesteuerung erfolgt nach Paragraph 25 a UStg.
...Seite 2 ...

Far Lieferungen und Auftrdge gelten unsere AGB, Stand 01.01.2002. Wenn nicht angegeben, entspricht Rechnungsdatum dem Leistungsdatum.

Wiirzbach Filiale Stammheim Filiale Birkenfeld Raiffeisenbanken i. Kr. Calw

Calwer Stralte 75 Friedensstrae 30 Stadionstrafie 2 (BLZ 606 630 84) 58 215 000

75394 Oberreichenbach 75365 Calw 75217 Birkenfeld IBAN: DE 74 6066 3084 0058 2150 00
Telefon (07053) 84 66 Telefon (07051) 2292 Telefon (07231) 4557 48 -0 BIC: GENODES1RCW

Telefax (07053) 8983 Telefax (07051) 9267 16 Telefax (072 31) 45 57 48 -99

E-Mail: wuerzbach@hoelzle-motorgeraete.de
Stammheim@hoelzle-motorgeraete.de
birkenfeld@hoelzle-motorgeraete.de Internet: www.hoelzle-motorgeraete.de

Sitz Wiirzbach
Handelsregister Stuttgart,
HRB-Nr. 330822
Geschéftsfiihrer:

Karin und Roland Schroth

Steuer-Nr.: 45453/63604
USt-IdNr.: DE 144 425 614
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Hélzle GmbH & Co. KG - Wiirzbach
Calwer Stralle 75 - 75394 Oberreichenbach

Gemeindeverwaltung
Abt.Bauhof
Remchingerstrasse 68
76307 Karlsbad

Es bediente Sie Marcel Schroth /101
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LAND-, FORST- und KOMMUNALTECHNIK

IV S SNTR S

ANGEBOT

Nr. 218462

Kunden-Nr. 43580 Deb.-Nr. 43580
Datum 19.01.2023 Seite 2

Pos. Bezeichnung

Menge E-Preis EUR-Gesamt

Ubertrag von Seite 1

Lieferzeit: ca. 3-4 Monate laut Hersteller

Lieferung ab Werk

mit Einweisung des Bedienungspersonals
Gewabhrleistungsfrist bei privater Nutzung = 24 Monate

bei gewerblicher und/oder beruflicher Nutzung = 12 Monate
im Ubrigen gelten unsere AGB,Stand Januar 2022

Wir wiirden uns freuen,lhren geschatzten Auftrag zu erhalten

Mit freundlichen Griissen

Marcel Schroth

47.385,00

Netto
47.385,00

MwSt. 19,00% Gesamtbetrag
9.715,65 57.100,65

MwsSt. frei
-3.750,00

auf
51.135,00

Zahlbar ohne Abzug innerhalb 8 Tagen
nach Rechnungserhalt.

Angebotssumme: EUR 57.100,65

Fir Lieferungen und Auftrége gelten unsere AGB, Stand 01.01.2002. Wenn nicht angegeben, entspricht Rechnungsdatum dem Leistungsdatum.

Wiirzbach Filiale Stammheim

Calwer Stralle 75 Friedensstrale 30
75394 Oberreichenbach 75365 Calw

Telefon (07053) 84 66 Telefon (07051) 2292
Telefax (07053) 8983 Telefax (07051) 9267 16

E-Mail: wuerzbach@hoelzle-motorgeraete.de
Stammheim@hoelzle-motorgeraete.de
birkenfeld@hoelzle-motorgeraete.de

Filiale Birkenfeld

75217 Birkenfeld
Telefon (07231) 4557 48 -0 BIC: GENODES1RCW
Telefax (072 31) 45 57 48 -99

Raiffeisenbanken i. Kr. Calw Sitz Wiirzbach
(BLZ 606 630 84) 58 215 000 Handelsregister Stuttgart,
IBAN: DE 74 6066 3084 0058 2150 00 HRB-Nr. 330822

Geschéftsfiihrer:
Karin und Roland Schroth

Steuer-Nr.: 45453/63604

Internet: www.hoelzle-motorgeraete.de USt-IdNr.: DE 144 425 614
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